---------- Forwarded message ---------

De: Lorenzo Salvador De Gea Elvira <hls.lorens@gmail.com>
Date: mar, 10 oct 2023 a las 17:03

Subject: Comunicado para Antonio Tejedor

To: <jemartin@aema.es>

Buenas tardes Jose Eugenio.
Soy Lorenzo Salvador que hemos estado esta mafiana hablando sobre lo de D®
Antonio Tejedor.

Por Favor comunica a D® Antonio Tejedor lo primero le pido disculpas, por
haber perdido el tiempo indtiimente con este tema que lo tenia que haber
zanjado yo personalmente con D® Antonio.

12 Las 100 primeras piezas que encargo y pago, las tengo en mi almacén para
entregarlas inmediatamente.

2° Las piezas estan totalmente certificadas tanto en pruebas fisicas y
dimensionales por el fabricante, por la certificadora SGS y un ensayo de
compresién que realice por mi cuenta en Espana en el "CENIM" para asegurar
la calidad de las mismas.

32 El importe que se le concede por pieza a Mecanica de Precision Tejedor es
de 80 €/ pieza.

4° | as visitas al fabricante en Asia me lo han prohibido por ser decisién mia, al
ofrecer 80€ / pieza a Mecanica de Precision Tejedor por mi cuenta, ya que
quien le garantiza dicha operacion es Herramientas Lorenzo Salvador

Espafa que ha sido elegido como el distribuidor mundialmente para este tipo
de piezas terminadas y en "blank"y la fabrica asiatica que ya conoce los datos
D? Antonio ha demostrado ser el mayor fabricante del mundo en ese tipo de
materiales.

52 Los pedidos pendientes de fabricacion de las piezas restantes, me indican
que cada pedido de piezas que se hagan a partir de ahora se debe de realizar
mediante, transferencia a Herramientas Lorenzo Salvador por el 100% de la
factura proforma del pedido para asegurar la materia prima y su
transformacion, ya que ha demostrado que el fabricante cumplir con todos los
requisitos solicitados y cumplir en el plazo convenido.

6° Para evitar conflictos entre ambas partes para realizar el pago de
comision de 80 €/pieza a Mecanica de Precision Tejedor realizar un contrato de
comisiones entre ambas partes.

7°Y por ultimo comunicale a D® Antonio que le puedo indicar de como realizar
la parte de la envuelta de aluminio que le toca mecanizar , la cual es muy
factible mecanizarla y no hacer ninguna inversion tan grande como suponemaos.



Espero que esta situacion se termine, ya que despues de 25 afos de
relacion entre los dos y tenemos la mejor oportunidad para conseguirlo 1o
echemos a perder absurdamente cuando nadie ha conseguido esta pieza en
calidad y tiempo.

Porfavor comunicaselo que no se demore mas de esta semana y cualquier
informacion hazme el favor de decirmelo a mi personalmete, no a traves de
naide mas.

Muchas gracias y recibe un cordial saludo.

Herramientas Lorenzo Salvador Espana, s.|
C/ Sor Maria de Agreda, 47 Duplicado Local 1
28017 Madrid
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