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Fwd: Conversacion con D° Antonio Tejedor

Lorenzo Salvador De Gea Elvira <hls.lorens@gmail.com> 20 de diciembre de 2023, 21:01
Para: Tz herramientas de corte <tz.herramientas@gmail.com>
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C/ Sor Maria de Agreda, 47 Duplicado Local 1
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Mévil 666640519

—————————— Forwarded message --—--—-----

De: Lorenzo Salvador De Gea Elvira <hls.lorens@gmail.com>

Date: mié, 20 dic 2023 a las 20:42

Subject: Conversacion con D° Antonio Tejedor

To: <pablotejedor@mptejedor.com>, <palomatejedor@mptejedor.com>

Por favor comunicar a D° Antonio Tejedor.

Buenas tardes Antonio Tejedor, después de haber recibido una llamada personal por su parte esta mafana, como ya
os indique en el mes de julio después de la reunidén que tuvimos en sus instalaciones os remiti que toda
conversacion conmigo se ha de hacer por escrito para evitar confusiones.

Como me ha comentado su abogado Jose Eugenio, quieres tener una conversacién conmigo personalmente.

Después de todo lo sucedido hasta fecha de hoy, te recuerdo que ofreci reunirnos y llegar a un acuerdo amistoso, no
hubo ninguna respuesta, se ofrecié entregar las 100 primeras unidades de los nucleos de tungsteno fabricadas, la
respuesta fue que se enviase todas las certificaciones de los requerimientos solicitados de dichas piezas, su
respuesta fue que no valia ninguna certificacion de los requerimientos, se le ha enviado toda la documentacién de
todas las piezas perfectamente certificadas y aprobadas segun los requerimientos solicitados y documentadas por el
fabricante XIAMEN , por la certificadora SGS y por el laboratorio del CENIM, a las cuales no se ha respondido nada.

La unica respuesta que he recibido es que les anulan el contrato de los proyectiles, y que los nucleos fabricados por
H.L.S ESPANA S.L. no valen y los quieren para achatarrar.

También se le han solicitado el pago de las facturas emitidas desde mayo a junio que no han sido abonadas y
devueltas, que no tienen nada que ver con este proyecto, han intentado recibir una respuesta de su parte y la
respuesta ha sido nula.

Si quiero seguir trabajando con Mecanica de Precision Tejedor S.A. si quiero entregar las 100 primeras
unidades pero para ello:

Quiero que me envie una propuesta por escrito para llevar a cabo el cumplimiento de los contratos firmados
de compraventa de los 10.200 nucleos de tungsteno y el suministro de los mismos.

Recibe un cordial saludo y espero su respuesta.
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